
Sujet : RE: RAPPORT FINANCIER contrat ADEME n° 18PAC0015
De : MONNOT Carole <carole.monnot@ademe.fr>
Date : 19/03/2021 à 09:25
Pour : François Marcadé <francois.marcade@civampaca.org>

Bonjour Monsieur Marcadé,

Je vous confirme que nous avons bien reçu les originaux par courrier.
Pouvez-vous me transmeƩre par retour de mail un RIB IBAN ? Merci

Cordialement.

Carole MONNOT
Assistante
ADEME DirecƟon Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur
2, Boulevard de Gabès – CS 50139 – 13267 Marseille Cedex 08
Tél. 04 91 32 84 61
www.paca.ademe.fr

De : François Marcadé <francois.marcade@civampaca.org>
Envoyé : mardi 16 mars 2021 14:00
À : MONNOT Carole <carole.monnot@ademe.fr>
Objet : Re: RAPPORT FINANCIER contrat ADEME n° 18PAC0015

Madame Monnot,

Avez-vous reçu les originaux du bilan financier par courrier postal?

Pouvez-vous également m'informer du délai de paiement du solde de la subvention?

Merci à vous

Cordialement
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Le 16/03/2021 à 13:52, François Marcadé a écrit :

Madame Monnot,

Avez-vous bien reçu les originaux du compte-rendu financier par email?

Merci à vous

Cordialement

Le 11/03/2021 à 11:54, François Marcadé a écrit :

Madame Monnot,

JE vous envoie ci-joint les rapports financiers global et pour l'année 2020 du "Projet
expérimental de valorisation agricole des déchets verts des collectivités et de la ripisylve de la
Durance sur des fermes démonstratrices".

Ces rapports sont signés par le Président et le Commissaire aux Comptes de l'association. Nous
vous envoyons les originaux par courrier postal aujourd'hui même.

Pouvez-vous m'indiquer les délais de paiement du solde de la subvention suite à l'envoi de ces
rapports?

Cordialement

--
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